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ITEM DESCRIPTION &, Download PDF! {http://192.168.1.28/download_PR/1021016834)
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Total Price :IDR 61,175,000
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Details PR
No.  ltem A Material Short ° Quantity | Unit Delivery Plant Matl.Group PGR ' Value
4 3 Text . Date * 5
110 KI2B0200L Solar 5000000 | L 23.092025 PT  Supplies ' DBA | 61,175,000

sLcl

- Purpose:

[10] Stock solar for whel loader & forklift operational
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W Cutlaok

Fu; Update Harga PT, Indomobil Prima Energi Hl Oktober 2025 (SCG Group)

Fram Rossita Sunatra <rossitas@scg.com >

Gate Men 20/1072025 15:26

Ta

rezareynaldi <reza.

iacaramics.com>; Yoki Radi;

yah cyakiradi@®scg.com>

From: FRISKA ROULINA SILALAHI <friskrou@scg.com>
Sent: Monday, 20 Gctober 2025 14:57

To: Rossita Sunatra <ressi

g.com>; yully

primacorr.scg.com <yuliyanah@orimacarr.seg.coms

Subject; FW: Update Harga PT, indomabil Prima Energl It Okiober 2025 (SCG Group)

Dear Bu Rossita & Bu Yull,

Berlkut In harga revisi indamobil va..

Salam,
Friska Silalaii

From: maria ulfa <maria.vifa@ip-energl.co.id>
Sent: Friday, October 17, 2025 9:42 A
To: FRISKA ADULINA SILALAHI <Friskrau@scg.com>

Ce: Chakkapong Ying

+

@seg.com>; Ausman Abdullah

scg.com>; Asih $

yanlngrum <asihseb@scg.com>; ratna komaiasari <ratna komalasari@ip-energl.co.ld>; thias ramdhani
<thias.ramdhani@ip-energl.co.ld>; art herdyana <ariherdyara@ip-enargico.id»; adit sapulra <adit.saputra@ip-enargi.colds; dimas wilayanto <dimas.wijayanto@ip-ensrgl.cold>; akbar perwira <akbar.perwlra@ip-energi.co.id»;

ahmadeBS@gmak.com; naila faudlyah <nalfa.fauziyah@{p-energi.co,id»; febrian pratama <febrian,pratama@ig-anergi,co.id>; gallant al <gallant,alrol p i.caid>; firman . dhan <firman.ramadh t
energl.ca.id>; maria vlfa indamobil prima energi <mariavifa.ipe@gmail.com>; ahmad carlim <ahmad.carlm@ip-energl.co.id>
Subject: Re: Update Harga PY, Indamobil Prima Energi || Gktober 2025 {SCG Group)
Dear Bu Friska,
Berikut terlampir tambahan suppert untuk SCG ya. Terima Kasih.
OFFERING SCG Jakarta SCG Jakarin SCG Banten SCG Banten Banten Banien SCG Jabar { SCG Jahar
Volume BKL BKL SKL BKE SKL| SK1. BKL
PREKB Kendaraan Noa Kendaraan| Kendarman] Non Kendarsan Kendaraan Neo Kendaraan Kendarann| Noo Kend
ror 30 Har 30 Huril 10 Hari 30 Hari 30 Hari 30 Hari 20 Huri kid
Basic Price Rpl3.108 Rpi2.477 Rpl3.198 Rpl2.568 Rpl3.198 Rpl2.5468
PPN Rpl.d442 Rpl.173 Rpl452 Rp1.J82 Rpi.d52 Rpl.182
Total Price Rp#4.550 Rpl3.850 Rpid.650 Rpil.aso Rpl4.650 Rpil.950
OFFERING SCG Jubar 1 SCG Jabar § SCG Jahur 2 SCG Jabutr 2 SCG Budebek SCG Budebek PION PION
Volumie SKL) SKL| SKL; BKL) 8K 8KL| 16 KL} }
FREKB Kendaraan] Non Kendaraap| Kendaraan| Nen Kendaraan Kendaraan| Non Kendaraan Kendaraan Wan Kend
ToP 30 Har 30 Hari} 3¢ Hari 30 Hari 30 Harj 30 Hari 30 Hari 3
Basic Prive Rpil. 288 £p12.658 Rpl3.288 Rpi2. 748
PEN Rpl.462 Rpl.392 Rpl.462 Rpi,402
Total Price Rpl4.750 Rpl4.630 Rpid.750 Rpl4.150
OFFERING SIAM SLAM SCG Jatim | SCG Jutim 1 SCG Jatim | SCG Jalim | SCG Jutim 2 SCG Jatim ;
Vo lume 16K 16KL SKL SKE) SKL| $KL| KL
PEBXE Kendarsan Non Kerglanan) Kendaraan| Non Kendaraan| Kendazaan Non Kendanuin Ketidarnan Non Kend
e 3¢ Hari 30 Hari 10 Hari 30 Hari 20 Hari 30 Heri 30 Hari 3C
Basic Price Rpil.a33 Rpl2.658 Rpl1.331 Rpl2.658 Rpl3.514 Rpl2.838
PPN Rpi 467 Rpl.392 Rplda? Rpl.392 Rpl486 Rpl412
Total Price Rpi4.800 Rpl4.050 {pld.860 Rpl4.050 Rpl3.600 Rpld4.250
Best Regurds,
Maria Ulfa
0812-8650-7114
0838-7131-7727

mayla, yifa@ip-enerpleo.id

murisulfyine@gmail.com

PT. INDOMOBIL PRIMA ENERGI

Head Office !
Indomuobit Tower Lt. 19

1, MT Haryono Kav. Li Jakarta 13330

Phone

021-8512222 ext 1924
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No. Ref 30797/PE-PN/JKT/220/X/2025 Jakarta, 21 Oktober 2025

Kepada Yth :

PT. SCG LIGHTWEIGHT CONCRETE
INDONESIA.

JI. Surya Tekno, Kawasan Industri Surya
Cipta KAV I-T1-3 Karawang Jawa Barat

UP. Bapak Yoki Radiansyah Telp. 0267
- Fax. 0267

Dengan Hormat,
Hal : Penawaran Harga ProDiese! Bio (B40)

Bersama surat ini, perkenankan kepada kami untuk memperkenalikan, bahwa kami dari FT. Pro Energi sebagai
Badan Usaha Berbadan Hukum dan memiliki 1zin Niaga BBM dari ESDM, yang bergerak di bidang Bahan Bakar
Minyak.

Dengan pengalaman, jaminan produk, sumber daya, serta sarana, kami percaya mampu untuk memenuhi
kebutuhan BBM untuk PT, SCG LIGHTWEIGHT CONCRETE INDONESIA.. Oleh karena itu, kami ingin
menawarkan kepada perusahaan Bapak:

4 !
1. Product :  ProDiesel Bio (B40)
2, Sulphur Content (Maks.) :0,25%
3. Harga per liter : Harga Dasar Rp. 12.845
PPN 11%  Rp. 1.4137 1%.48]
PBBKRB 5% Rp. 642
Rp. 14,900
Harga Include PBBKB Jawa Barat 5%
4. Metode pembayaran . CREDIT 30 Hari Setelah Invoice diterima
5, Metode pemesanan : PO paling lambat 2 hari sebelum pengiriman
6. Metode pengiriman : Produk akan dikirim setelah mendapatkan konfirmasi PO
7. Masa berlaku harga ;15 Oklober 2025 s/d 31 Okiober 2025
8. Toleransi : 0.5 % dari total jumlah pengiriman berdasarkan Flowmeter Pro
Energi
. v

Demikian surat penawaran, kaml berharap dapat diberikan kesempatan dan kepercayaan kepada kami untuk
dapat berbisnis dengan perusahaan bapak. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami, Kontak person :
lkawati
Marketing
Sony Hartono 088637270037
Operation Manager ikawati@proenergi.co.id

101067093

(This form is valid with sign by computerized system)

PT. Pro Energi, » Gedung Graha lrama Lantai 6 unit G, JIn. HR Rasuna Said Blok X1 Kav 1-2.
« Telp. +021 5289 2321, « fax +021 5289 2310 « www.proenergi.com

Printed by Ikawali 21/10/2025 13:48:37 WiB
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Ref: 379 { AKR [ SNG / XB /2025
Jakarta, 16-0ct-2025
Kepada Yih.

PT SCG Readiy Mix dan SCG Pipe and Precast
Di tempat

upP: tbu Friska dan by Asih

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan harga penawaran produk kami sebagal berkut:

Ham : HSD {B40)

Unit Price :
12,450,00 1363.50 622,50 37.36] 14,479 324 14,803.35 iCibitung
12,450.00 1362,50 622.50 37.35] 14,478 329 14,808.35 jSantul
12,450.00 1369.50 622,50 37.35] 14,479 300 14,778.35 |Binlaro
12,450.00 1369.50 622.50 37.35] 14,479 334 14,813.35 |Bogor
12,450,00 1368.50 622,50 37.35{ 14,479 354 14,838.35 |Cikarang
12,450.00 1369.50 622.50 37.35] 14,479 369 14,848.35 |Karawang ~
12,450.00 1369.50 622,50 37.351 14,479 425 14,904.35 [Sadang (Purwakara)
12,450.00 1369,50 622,50 37.35| 14,479 3e8 14,845,35 |Serpong
12,450.00 1369.50 622.50] 37.35] 14,479 379 14,858.35 [Cikupa
12,450.00 $359.50 622 50 37.35] 14,479 366 14,845.35 [Tangerang
12,450.00 4368.50 622.501 37.35] 14,479 413 14,892.35 [Cikampek
12,450.00 1369.50 622,50 37.35] 14,479 420 14,889.35 [Ciujung
12,450,00 1369.50 622.50] 37.35] 14,479 420 14,899.35 [Sukabumi
12,450.00 1369.50 §22.50] 37.35] 14,479 445 14,924.35 [Serang Timur
12,450,00 1369.50 672,50 37.35] 14,479 467 14,946.35 [Cilegon
12,450.00 1369.50 622,50 37.35] 14,473 575 15,054.35 |Gedebage (Bandung)
12,450.00 1369.50 $22.50 37.35| 14,478 438 14,917.35 |Ciwandan
12,450.00 1369.50 £22.50 37,35 14,479 546 15,025.35 {indramayu
12,450.00 1369.50 622.50 37.35] 14,479 4395 14,974.35 ISubang
12,450.00 1369.50 622.50 37.35: 14,479 323 14,802.35 |Cibubur
12,450.0¢ 1369.50 622.50 37.35 14,479 591 15,070.35 {Cirebon
12,450.00 1369,50 622.50 37.35] 14479 467 14,946,35 |Cianjur
12,450.00 1369.50 622.50 37.35] 14,479 488 14,967.35 |Padeqglang
12,450,00 1369.50 622.50) 37.35] 14,479 380 14,859.35 |Bogor
$2,450.00 1369.50 622.50 37.351 14,479 380 14,859.35 |Bagor (16 KL)
12,450.00 1369.50 622.50 37.35] 44,479 450 14,929.35 |Sukabumi {16 KL}

Payment: 14 harl selelah pengiiman

Pembayaran dapat ditransfer ke: BCA Cab. Kedoya Permai A/C No: 372 - 3055055
atas nama PT AKR Corporindo, Thk.
Remarks : 1. Toleransi susut sebesar 0.5% (Standar Pengukuran menggunakan timbangan AKR )

- Parbandingan flowmeter AKR dengan Flowmeter milik customer yang telah dikalibrasi
2. Harga barlaku hingga fang 31 Oktober 2025
3. Tanggung jawab AKR terhadap produk yang dikirim baik kuantitas maupun kualitas adalah

sampai pada saat sebelum bongkar dimana produk masih berada di truk AKR. Pelanggan

berkewajiban mengambil sampel untuk disimpan dan memastikan produk dalam kondis} baik

sebelum dibongkar.

4. Harga sewaktu - wakiu dapat berubah tanpa pemberitahuan, kecuali Purchase Order sudah kami terima.

Salam sukses,
Santa Ngall | Account Manager - Jakarta Branch

AKR Towar, 26th Floor, ). Panjang No 5, Jakarta 11530

Telp 1462 215311110 Ext: 27095 « Fax:+62 215311128
Mobile :+62 811-816-658
Email  :santo.ngali@akr.co.id

13.478,9¢
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