PURCHASE REQUEST CHECK

APPROVAL
ITEM DESCRIPTION & Download PDF! (http://192.168.1.28/download_PR/1021016395)
PR Number 11021016395 ) _
Vo Mo Uario . 991
(R | ¢ W D
Total Price . IDR 67,445,000
Attachment : Click here (http://192.168.1.28/assets/lampiranpr/PR_1021016395.JPG)
Details PR
No. Item A Material Short Quantity Unit Delivery Plant Matl.Group PGR Value
Text Date
1 10 K12B02001 Solar  5000.000 L 24.04.2025 PT Supplies DBA 67,445,000

SLCI

Purpose:

[10] Stock solar for forklift operational & mix with grease for oiling process
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FW: Update Harga PT. Indomobil Prima Energi Il April 2025 (SCG Group)

From FRISKA ROULINA SILALAHI <friskrou@scg.com>
Date Thu 2025-04-17 09:40
To  Diki Setiadi <dikisetia@scg.com>; Rossita'Sunatra <rossitas@scg.com>

Dear Bu Rossita & Pak Dikki,
Berikut ini harga solar dari Indomobil sesuai permintaan ya..

Salam,
Friska Silalahi

From: maria ulfa <maria.ulfa@ip-energi.co.id>

Sent: Wednesday, April 16, 2025 6:12 PM

To: FRISKA ROULIMA SILALAHI <friskrou@scg.com>

Cc: Chakkapong Yingwattanathaworn <chakkapy@scg.com>; Ausman Abdullah <ausmana@scg.com>; Asih Setiyaningrum <asihseti@scg.caom>; ratna komalasari
<ratna.komalasari@ip-energi.ca.id>; thias ramdhani <thias.ramdhani@ip-energi.co.id>; ari herdyana <ari.herdyana@ip-energi.co.id>; adit saputra <adit.saputra@ip-
energi.co.id>; dimas wijayanto <dimas.wijayanto@ip-energi.co.id>; akbar perwira <akbar.perwira@ip-energi.co.id>; ahmadc85@gmail.com; naila fauziyah
<naila.fauziyah@ip-energi.co.id>; febrian pratama <febrian.pratama@ip-energi.co.id>; gallant alrehman <gallant.alrohman@ip-energi.co.id>; firman ramadhan
<firman.ramadhan@ip-energi.co.id>; 'maria ulfa indomohil prima energi' <mariaulfa.ipe@gmail.com>; ahmad carlim <ahmad.carlim@ip-energi.co.id>

Subject: Re: Update Harga PT. Indomobil Prima Energi Il April 2025 (SCG Group)

Dear Bu Friska,

Berikut tambahan support untuk non kendaraan 5KL area Jabar I ya. Terima Kasih,

OFFERING SCG Jabar 1
Volume SKL
PBBKB Non Kendaraan
TOP 30 Hari
Basic Price Rpl12.568
PPN Rpl.382
Total Price Rp13.950

Best Regards,

Maria Ulfa
0812-8050-7114
maria.ulfa@ip-energi.co.id
mariaulfa.ipe@gmail.com

PT. INDOMOBIL PRIMA ENERGI
Head Office :

Indomobil Tower Lt. 19

JI. MT Haryono Kay. 11 Jakarta 13330
Phone  021-8512222 ext 1924

From: maria ulfa <maria.ulfa@ip-energi.co.id>

Sent: Wednesday, April 16, 2025 3:07 PM

To: FRISKA ROULINA SILALAHI <friskrou@scg.com>

Cc: Chakkapong Yingwattanathaworn <chakkapy@scg.com>; Ausman Abdullah <ausmana@scg.com>; Asih Setiyaningrum <asihseti@scg.com>; ratna komalasari
<ratna.komalasari@ip-energi.co.id>; thias ramdhani <thias.ramdhani@ip-energi.co.id>; ari herdyana <ari.herdyana@ip-energi.co.id>; adit saputra <adit.saputra@ip-
energi.co.id>; dimas wijayanto <dimas.wijayanto@ip-energi.co.id>; akbar perwira <akbar.perwira@ip-energi.co.id>; ahmadc85@gmail.com <ahmadc85@gmail.com>; naila
fauziyah <naila.fauziyah@ip-energi.co.id>; febrian pratama <febrian.pratama@ip-energi.co.id>; gallant alrehman <gallant.alrohman@ip-energi.co.id>; firman ramadhan
<firman.ramadhan@ip-energi.co.id>; 'maria ulfa indomobil prima energi' <mariaulfa.ipe@gmail.com>; ahmad carlim <ahmad.carlim@ip-energi.co.id>

Subject: Re: Update Harga PT. Indomabil Prima Energi Il April 2025 (SCG Group)

Dear Bu Friska,

Berikut terlampir tambahan supportnya ya. Terima Kasih.

OFFERING SCG Jakarta SCG Banten Banten S(

Volume SKL 8K SKL
PBBKB Kendaraan Kendaraan Kendaraan
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No. Ref 29433/PE-PN/JKT/220/1V/2025 Jakarta, 16 April 2025

Kepada Yth :

PT. SCG Lightweight Concrete Indonesia
Kutamekar, Kec. Ciampel, Kabupaten
Karawang, Jawa Barat Karawang Jawa Barat

UP. Bapak Diki Telp. 02648610364
Purchasing Fax. 02648610364

Dengan Hormat,
Hal : Penawaran Harga ProDiesel Bio

Bersama surat ini, perkenankan kepada kami untuk memperkenalkan, bahwa kami dari PT. Pro Energi sebagai
Badan Usaha Berbadan Hukum dan memiliki Izin Niaga BBM dari ESDM, yang bergerak di bidang Bahan Bakar
Minyak.

Dengan pengalaman, jaminan produk, sumber daya, serta sarana, kami percaya mampu untuk memenuhi
kebutuhan BBM untuk PT. SCG Lightweight Concrete Indonesia. Oleh karena itu, kami ingin menawarkan kepada
perusahaan Bapak:

1.  Product . ProDiesel Bio
2. Sulphur Content (Maks.) 1 0,25%
3. Harga per liter . Harga Dasar Rp. 12.200,00- 2 7%
Ongkos Angkut Rp. 548,00
PPN 1% Rp. 1.402,28
PBBKB 5% Rp. 610,00 - M‘MU%\
Rp. 14.760,28 \V\fu\b
Harga All in, Terima KARAWANG
4. Metode pembayaran . CREDIT 30 Hari Setelah Invoice diterima
5. Metode pemesanan : PO paling lambat 2 hari sebelum pengiriman
6. Metode pengiriman . Produk akan dikirim setelah mendapatkan konfirmasi PO
7. Masa berlaku harga : 15 April 2025 s/d 30 April 2025
8. Toleransi : 0.5 % dari total jumlah pengiriman
S S,

Demikian surat penawaran, kami berharap dapat diberikan kesempatan dan kepercayaan kepada kami untuk
dapat berbisnis dengan perusahaan bapak. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.,

Hormat kami, Kontak person :
Andrian Lie-JKT
Key Account Executive

Sony Hartono 08112923322
Operation Manager andrian@proenergi.com

101062460

(This form is valid with sign by computetized system)

PT. Pro Energi, « Gedung Graha Irama Lantai 6 unit G, Jin. HR Rasuna Said Blok X1 Kav 1-2.
« Telp. +021 5289 2321, « fax +021 5289 2310 * www.proenergi.com
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