PURCHASE REQUEST CHECK

APPROVAL
ITEM DESCRIPTION & Download PDF! (http://192.168.1.28/download_PR/1021016257)
PR Number 11021016257
Total Price : IDR 66,645,000
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Details PR
No. Item A Material Short Quantity Unit Delivery Plant Matl.Group PGR Value
Text Date
1 10 K12B02001 = Solar  5000.000 L 10.03.2025 PT Supplies DBA 66,645,000

SLCI

Purpose:

[10] Stock solar for forklift operational & mix with grease for oiling process
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No. Ref 29192/PE-PN/JKT/220/111/12025 Jakarta, 04 Maret 2025

Kepada Yth :
PT. SCG Lightweight Concrete Indonesia |
Kutamekar, Kec. Ciampel, Kabupaten

Karawang, Jawa Barat Karawang Jawa Barat

UP. Bapak Diki Telp. 02648610364
Purchasing Fax. 02648610364

Dengan Hormat,

Hal : Penawaran Harga ProDiesel Bio

Bersama surat ini, perkenankan kepada kami untuk memperkenalkan, bahwa kami dari PT. Pro Energi sebagai
Badan Usaha Berbadan Hukum dan memiliki Izin Niaga BBM dari ESDM, yang bergerak di bidang Bahan Bakar

Minyak.

Dengan pengalaman, jaminan produk, sumber daya, serta sarana, kami percaya mampu untuk memenuhi
kebutuhan BBM untuk PT. SCG Lightweight Concrete Indonesia. Oleh karena itu, kami ingin menawarkan kepada
perusahaan Bapak:

7
1. Product :  ProDiesel Bio
. Sulphur Content (Maks.) © o 0,25% i
3. Harga per liter :  Harga Dasar Rp. 12.430‘/ 2 F1%
Ongkos Angkut Rp. 548" ) Lt
PPN 1% Rp. 1.428
PBBKB 5% Rp. 622w Wpur, Wanud
Rp. 15.028 ¢h 9
Harga All in, Terima KARAWANG Zag
4, Metode pembayaran :  CREDIT 30 Hari Setelah Invoice diterima W‘j
5. Metode pemesanan : PO paling lambat 2 hari sebelum pengiriman \'b
6. Metode pengiriman . Produk akan dikirim setelah mendapatkan konfirmasi PO
7. Masa berlaku harga ;01 Maret 2025 s/d 14 Maret 2025
8. Toleransi 1 0.5 % dari total jumlah pengiriman
\ S/

Demikian surat penawaran, kami berharap dapat diberikan kesempatan dan kepercayaan kepada kami untuk
dapat berbisnis dengan perusahaan bapak. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami, Kaontak person :
Andrian Lie-JKT

= 08112923322
Branch Manager andrian@proenergi.com

101061514

(This form is valid with sign by computerized system)

PT. Pro Energi, - Gedung Graha Irama Lantai 6 unit G, JIn. HR Rasuna Said Blok X1 Kav 1-2,
« Telp. +021 5289 2321, » fax +021 5289 2310 « www.proenergi.com
Printed by Andrian Lie 04/03/2025 08:52:43 WIB



PPN Rpl.469 Rpl.444 Rp1.499 Rpl.459 Rpl.531 Rpl.526

Total Price Rpl4.825 Rpl4.575 Rpl5.125 Rpl4.725 Rpl5.449 Rpl5.40
OFFERING SCG Jabar 1 SCG Jabar 1 TSS TSS FAJAR F:

Volume S5KL SKL

PRBKB Kendaraan Non Kendaraan

ToP 30 Hari 30 Hari

Basic Price Rpl4.054 Rpl4.009

PPN Rpl.546 Rpl.541

Total Price Rpl5.600 Rpl5.550

Best Regards,

Maria Ulfa

0812-8050-7114

maria.ulfa@ip-energi.co.id
mariaulfa.ipe@gmail.com

PT. INDOMOBIL PRIMA ENERGI
Head Office :

Indomobil Tower Lt. 19

JI. MT Haryono Kav. 11 Jakarta 13330

Phone 021-8512222 ext 1924

From: maria ulfa <maria.ulfa@ip-energi.co.id>

Sent: Monday, March 3, 2025 2:50 PM

To: FRISKA ROULINA SILALAHI <friskrou@scg.com>

Cc: Ausman Abdullah <ausmana@scg.com>; Asih Setiyaningrum <asihseti@scg.com>; Aris Wibowo <ariswibo@scg.com>; Chakkapong Yingwattanathaworn
<chakkapy@scg.com>; ratna komalasari <ratna.komalasari@ip-energi.co.id>; adit saputra <adit.saputra@ip-energi.co.id>; dimas wijayanto <dimas.wijayanto@ip-
energi.co.id>; thias ramdhani <thias.ramdhani@ip-energi.co.id>; akbar perwira <akbar.perwira@ip-energi.co.id>; ahmadc85@gmail.com <ahmadc85@gmail.com>; naila
fauziyah <naila.fauziyah@ip-energi.co.id>; febrian pratama <febrian.pratama@ip-energi.co.id>; gallant alrohman <gallant.alrohman@ip-energi.co.id>; firman ramadhan
<firman.ramadhan@ip-energi.co.id>; 'maria ulfa indomobil prima energi' <mariaulfa.ipe@gmail.com>; ari herdyana <ari.herdyana@ip-energi.co.id>; ahmad carlim
<ahmad.carlim@ip-energi.co.id>

Subject: Re: Update Harga Solar PT. Indomobil Prima Energi | Maret 2025 (SCG GROUP)

Dear Bu Friska,

Berikut penawaran yang sudah di revisi ya. Terima Kasih.

Best Regards,

Maria Ulfa
0812-8050-7114
maria.ulfa@ip-energi.co.id
mariaulfa.ipe@gmail.com

PT. INDOMOBIL PRIMA ENERGI
Head Office :

Indomobil Tower Lt. 19

JI. MT Haryono Kav. 11 Jakarta 13330
Phone  021-8512222 ext 1924

From: maria ulfa <maria.ulfa@ip-energi.co.id>

Sent: Monday, March 3, 2025 2:00 PM

To: FRISKA ROULINA SILALAHI <friskrou@scg.com>

Cc: Ausman Abdullah <ausmana@scg.com>; Asih Setiyaningrum <asihseti@scg.com>; Aris Wibowo <ariswibo@scg.com>; Chakkapong Yingwattanathaworn
<chakkapy@scg.com>; ratna komalasari <ratna.komalasari@ip-energi.co.id>; adit saputra <adit.saputra@ip-energi.co.id>; dimas wijayanto <dimas.wijayanto@ip-
energi.co.id>; thias ramdhani <thias.ramdhani@ip-energi.co.id>; akbar perwira <akbar.perwira@ip-energi.co.id>; ahmadc85@gmail.com <ahmadc85@gmail.com>; naila
fauziyah <naila.fauzivah@ip-energi.co.id>; febrian pratama <febrian.pratama®@ip-energi.co.id>; gallant alrohman <gallant.alrchman@ip-energi.co.id>; firman ramadhan
<firman.ramadhan@ip-energi.co.id>; 'maria ulfa indomobil prima energi' <mariaulfa.ipe@gmail.com>; ari herdyana <ari.herdyana@ip-energi.co.id>; ahmad carlim
<ahmad.carlim@ip-energi.co.id>

Subject: Re: Update Harga Solar PT. Indomobil Prima Energi | Maret 2025 (SCG GROUP)

Dear Bu Friska,

Berikut terlampir harga yang sudah kami kalkulasi kembali, silalikan di review ya. Terima Kasih.



o KR Corporinda Thk

Ref: 080 / AKR / SNG ! llIA /2025
Jakarta, 3-Mar-2025

Kepada Yth.

PT SCG Readiy Mix dan SCG Pipe and Precast
Di tempat

up: Ibu Friska dan Ibu Asih

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan harga penawaran produk kami sebagai berikut:

ltemn : HSD (B40)
Unit Price : WG e Brioe PPN PBBKB |PPH 22| Total | OAT | Total Harga Lokasi

13,200.00] _ 1452.00 560.00] 39.60] 15352| 224 15,575.60 | Cibitung

13,200.00] _ 1452.00 660.00] _39.60] 15352] 229 15,580.60 |Sentul

13,200.00]  1452.00 660.00] _39.60] 15.352| 200 15,551.60 |Bintaro

13,200.00 1452.00 660.00 39.60| 15,352 234 15,585.60 Bogor

13,200.00],  1452.00 660.00 . 39.60] 15352| 259 15,610.60 |Cikarang

13.200.00]  1452.00 660.00( _39.60] 15352 269 15,620.60 |Karawang

13,200.00] 145200 660.00] _39.60] 15352 325 15,676.60 |Sadang (Purwakaria)

13.200.00]  1452.00 660.00] _ 39.60] 15352| 266 15,617.60 |Serpong

13,200.00|  1452.00 660.00] _ 39.60] 15,352] 279 15,630.60 | Cikupa

13.200.00]  1452.00 660.00] _ 39.60] 15,352 266 15,617.60 [ Tangerang

13,200.00| __ 1452.00 660,00, 39.60] 15,352| 313 15,664.60 | Gikampek

13.200.00] 145200 660.00]  39.60] 15,352| 320 15,671.60 |Giujung

13,200.00 1452.00 660,00 39,60 15,362 320 15,671.60 |Sukabumi

13,200.00|  1452.00 660.00] _39.60, 15,352 345 15,696.60 |Serang Timur

13,200.00] 452,00 660.00] 39.60, 15.352| 367 15,718.60 |Cllegon

13,200.00|  1452.00 660,00, 39.80, 15352 475 15,826.60 |Gedebage (Bandung)

13,200.00|  1452.00 660.00] 39.60, 15352 338 15,689.60 | Ciwandan

13,200.00]  1452.00 660,00 39.60 15352 446 15,797.60 |Indramayu

13,200.00]  1452.00 560.00] _ 39.60] 15352| 395 15,746.60 | Subang

13,200.00] _ 1452.00 560.00] _ 39.60] 15352] 223 15,574.60 | Gibubur

13,200.00|  1452.00 660.00] _39.60] 15.352| 491 15,842.60 |Cirebon

13,200.00] _ 1452.00 660,00 _39.60] 15.352| 367 15,718.60 |Cianjur

13,200.00] _ 1452.00 660.00] _ 39.60] 15,352| 388 15,739.60 |Padeglang

13,200.00 1452.00 660.00, 39.60 15,352 234 15,585.60 Bogor

13,200.00] 145200 660.00] _ 39.60] 15,352| 165 15,516.60 |Sidoarjo

13,200.00 1452.00 660.00 39.60] 15,352 200 15,551.60 Bogar (16 KL)

13,200.00]  1452.00 660.00]  39.60] 15,352] 261 15,612.60 | Sukabumi (16 KL)
Payment: 14 hari setelah pengiriman

Remarks: 1.

Pembayaran dapat ditransfer ke: BCA Cab. Kedoya Permai A/C No: 372 - 3055055

atas nama PT AKR Corporindo, Tbk.

Toleransi susut sebesar 0.5% (Standar Pengukuran menggunakan limbangan AKR )

- Perbandingan flowmeter AKR dengan Flowmeter milik customer yang telah dikalibrasi

N

Harga berlaku hingga tang 14 Maret 2025

w

Tanggung jawab AKR terhadap produk yang dikirim baik kuantitas maupun kualitas adalah

sampai pada saat sebelum bongkar dimana produk masih berada di truk AKR. Pelanggan
berkewajiban mengambil sampel untuk disimpan dan memastikan produk dalam kondisi baik

sebelum dibongkar.

o

Salam sukses,
Santo Ngali | Account Manager - Jakarta Branch

AKR Tower, 26th Floor, Jl. Panjang No.5, Jakarta 11530

Telp
Mobile

Email

1462 21 5311110 Ext : 27095 » Fax:+62 215311128
1+62 811-816-658

: santo.ngali@akr.co.id

. Harga sewaktu - waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan, kecuali Purchase Order sudah kami terima.

2. W)




